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Giuseppe Molinari

Da: "Giuseppe Molinari" <giuseppe.molinari(@ra.camcom.it>
Data: lunedi 4 giugno 2018 12.02
A: "Daniele Golinucci" <daniele.golinucci@speweb.it>

Oggetto:  Re: Richiesta preventivo per inserzione a pagamento

Perfetto
grazie Golinucci!

Cordiali saluti

Giuseppe Molinari

Azienda Speciale SIDI Eurosportello
Camera di Commercio di Ravenna
Viale L.C. Farini, 14 - Ravenna

Ufficio Innovazione

PUNTO P.I.P (Patent Information Point)
Tel. 0544/481463
giuseppe.molinari@ra.camcom.it
www.ra.camcom.gov.it/eurosportello

From: Daniele Golinucci

Sent: Monday, June 4, 2018 12:00 PM

To: Giuseppe Molinari

Subject: Re: Richiesta preventivo per inserzione a pagamento .

Egregio,
per I'avviso allegato

occorre un formato a mezza pagina (mm b 261x 134 mm h)

in via del tutto eccezionale, inserird la mezza pagina in eventi Ravenna
al prezzo promozionale di euro 150+7+iva (22%)

in data 7 Giugno,

appena pronta la bozza la invierd per approvazione.

Daniele golinucci

p.s.
attendo dati per intestazione fattura

II giorno 4 giugno 2018 11:42, Giuseppe Molinari <giuseppe.molinari@ra.camcom.it> ha scritto:
| Buongiorno Dr. Golinucci, ‘

le chiedo la cortesia di farci un preventivo per la promozione sul Resto del Carlino del seminario gratuito
di cui si invia I'invito e la bozza di comunicato che abbiamo preparato.

Le chiedo di darci anche un consiglio se ritiene piu incisivo, pubblicare la prima pagina dell'invito con
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Giuseppe Molinari

Da: "Giuseppe Molinari" <giuseppe.molinari@ra.camcom.it>
Data: mercoledi 6 giugno 2018 13.38
A: "Daniele Golinucci" <daniele.golinucci@speweb.it>

Oggetto:  Re: testo per uscita di domani 7 giugno

0Ok, Golinucci. _
Le confermo quanto gia concordato telefonicamente: la fattura dovra essere intestata all’Azienda Speciale
SIDI Eurosportello.

Grazie

Cordiali saluti

Giuseppe Molinari

Azienda Speciale SIDI Eurosportello

Camera di Commercio di Ravenna

Viale L.C. Farini, 14 - Ravenna

Ufficio Innovazione

PUNTO P.L.P (Patent Information Point)

Tel. 0544/481463
iuseppe.molinari@ra.camcom.it

WWW.ra.camcom.gov.it/eurosportello

From: Daniele Golinucci
Sent: Wednesday, June 6, 2018 12:50 PM

To: Giuseppe Molinari
Subject: Re: testo per uscita di domani 7 giugno

ECCOLA

Il giorno 6 giugno 2018 08:13, Daniele Golinucci <daniele.golinucci@speweb.it> ha scritto:
Buongiorno

| mi servirebbe il testo corretto
- per l'uscita di domani,

entro le ore 12 di oggi

Grazie

'~ Daniele Golinucci
Agente Generale
Tel. +39 0544278065 |
Cell. +39 3355287112
Fax +39 0544.270457

Viale L.B. Alberti 60
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